
 

Itagüí, 24 de abril de 2024 
 
Señoras: 
 
DIANA CAROLINA DUQUE RIOS 
C.C.: 43 919 044 
Teléfono: 312 851 5658 
Correo: dianac0384@hotmail.com  
 
CAROLINA CARDONA JIMENEZ 
C.C.: 42 694 535 
Teléfono: 301 478949 
Correo: carojimenez1102@gmail.com  
Itagüí - Antioquia  
 
Asunto: Respuesta comunicado con radicado Nº 24040814000182 
 
Cordial saludo, 
 
La presente tiene como finalidad dar respuesta a la petición realizada por usted el pasado 
03 de abril de 2024, en la cual se nos informa “sobre las cotizaciones de los vehículos 
afectados por el fogueo en la intervención a la cancha intermunicipal de Itagüí”. En diálogos 
con la persona encargada de llevar el caso por parte del contratista de obra, el Ingeniero 
Jorge Luis Cardona, se me informo que la solución a las no conformidades presentadas por 
ustedes y con el afán de que el trabajo realizado a sus bienes sean satisfactoria y con mano 
de obra calificada, se hará uso de la póliza de RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL N° 65-40-101067812 contratada por parte del CONSORCIO 
AUGE con SEGUROS DEL ESTADO y en la que se beneficiaría los terceros afectados. 
Dicho trámite ya se encuentra en proceso tal y como lo indica el anexo entregado, y quedará 
en manos de las personas encargadas por la ASEGURADORA de dar trámite a la solicitud 
y sus respectivas peticiones, en donde la AGENCIA DE DESORROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ 
– ADELI, estará atenta aun feliz término.  
 
Adjuntamos como anexo el comunicado por parte de la aseguradora frente al inicio del 
proceso. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
DANIEL ANDRES VILLA GIRALDO 
Profesional universitari0 
Dirección Operativa y de Proyectos 
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Daniel Villa Giraldo

De: Consorcio Auge <augeconsorcio@gmail.com>

Enviado el: jueves, 25 de abril de 2024 8:44 a. m.

Para: Jose Tamayo; dvilla@adeli.gov.co

Asunto: Fwd: Cotización Mister Paint y otros 2 documentos.pdf

Buenos dias. 

 

Con el fin de dar solución legal a la reclamación presentada por afectación de vehículos y que se encuentra en los 

correos anteriores, se informa que esta situación fue referida a la Aseguradora  para afectación de la Póliza de 

Responsabilidad Civil Extracontractual, y de la cual nuestro corredor certifica en el correo anterior. Esperamos nos 

den respuesta lo más rápido posible y solucionar la situación en el marco del debido proceso.  

 

Atentamente. 

 

 

CONSORCIO AUGE 

---------- Forwarded message --------- 

De: Cumplimiento Idear Seguros <cumplimiento@idearseguros.com.co> 

Date: jue, 25 abr 2024 a las 8:31 

Subject: Re: Cotización Mister Paint y otros 2 documentos.pdf 

To: Consorcio Auge <augeconsorcio@gmail.com> 

Cc: Luz América Duque <gerencia@idearseguros.com.co> 

 

Buen dia Señores CONSORCIO AUGE,  

 

Mediante el presente les informamos que el tema de la reclamación en mención se encuentra en estudio por la 

aseguradora, en este caso Seguros del Estado, dentro de los plazos establecidos para tal fin y la respectiva 

respuesta, esperamos que nos den tramite lo mas pronto posible. 

 

cordialmente. 

 

Para ayudar a proteger su confidencialidad, Microsoft Office evitó la descarga automática de esta imagen de Internet.

 

Gladys Bustamante. 

Departamento de Cumplimiento 

CL 29 # 41-105 Edificio Soho of 5001 

Teléfono: 3133469967-3113184503 

 

 

El mar, 23 abr 2024 a la(s) 11:36 a.m., Consorcio Auge (augeconsorcio@gmail.com) escribió: 

 

---------- Forwarded message --------- 

De: Consorcio Auge <augeconsorcio@gmail.com> 
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Date: jue, 18 de abr de 2024, 8:05 a. m. 

Subject: Fwd: Cotización Mister Paint y otros 2 documentos.pdf 

To: <gerencia@idearseguros.com.co> 

 

Buenos dias Luz America, ¿cómo vas? 

 

Han podido avanzar sobre este tema de reclamación. Me cuentas por favor para notificar a la entidad de los 

avances de esta negociación. 

 

Muchas gracias. 

 

Jorge Luis Cardona U. 

---------- Forwarded message --------- 

De: Consorcio Auge <augeconsorcio@gmail.com> 

Date: mié, 10 abr 2024 a las 10:54 

Subject: Fwd: Cotización Mister Paint y otros 2 documentos.pdf 

To: <gerencia@idearseguros.com.co> 

 

Buenos dias. Envío correo según lo acordado. Parece que el día lunes lo envié de manera errónea.  

 

Muchas gracias. 

 

Jorge Luis Cardona U. 

---------- Forwarded message --------- 

De: Consorcio Auge <augeconsorcio@gmail.com> 

Date: lun, 8 abr 2024 a las 11:52 

Subject: Fwd: Cotización Mister Paint y otros 2 documentos.pdf 

To: <gerencia@idearseguros.com> 

 

Buenos dias Luz America, según lo acordado envio documentos donde se deja en contexto la situación presentada 

con vecinos a la obra, y las gestiones que trataron de adelantarse, sin que a la fecha se pudiese conciliar y cerrar.  

 

Quedo atento... 

 

 

Jorge Luis Cardona U. 

---------- Forwarded message --------- 

De: CAROLINA DUQUE <dianac03_84@hotmail.es> 

Date: lun, 11 mar 2024 a las 16:04 

Subject: Cotización Mister Paint y otros 2 documentos.pdf 

To: <augeconsorcio@gmail.com> 

 

Buenas tardes. 

 

Soy Carolina Duque, una de las propietarias de los vehículos afectados por el fogueo de pintura en la obra  de la 

cancha intermunicipal de Itagüí. 

 

Los documentos adjuntos son la relación de las cotizaciones y dos cotizaciones que se realizaron en diferentes 

lugares, PintuJimmy es el lugar donde ustedes nos enviaron el pasado mes de febrero y la cotización de Mister 

Paint es el lugar donde nosotras realizamos la otra cotización. 
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Quedamos atentos a su pronta respuesta! 

 

Cordialmente 

 

Carolina Duque 

3128515658 


